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BERGENKOMMUNE

Byutvikling

BERGEN ENEBOLIG
SANDVIKSVEIEN 44 D

5035 BERGEN-SANDVIKEN

Arkiv 5210

Søknad mottatt 09.01.97 Vår ref. Snr 975011 Bergen,l3.5.l998

AVSLAG PÅ SØKNAD/MELDING I FORVALTNINGSSAK

Byggeplass:GRIMSTADVEGEN Eiendom: 0-0030-0032

Tiltakshaver:ANJO EIENDOM Adr. : TORVGARDEN

An5v.S;zker:BERGEN ENEBOLIG Adr.: SANDVIKSVEIEN 44 D

Arbeidets art: NYBYGG/RIVING

Bygningsrådet behandlet i møte den 20.04.98 sak nr.0l82/98
og fattet følgende vedtak

Bygningsrådet finner med hjemmel i plan- og bygningslovens
§20~6 (jfr. plan- og bygningslovens §20-4, pkt.6b) ikke å

kunne godkjenne oppføring av boliger på gnr.30, bnr.32 som
omsøkt.

_/. Kopi av saksutredningen vedlegges.

Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages til
fylkesmannen innen 3 uker fra denne underretning er kommet
frem, jfr. forvaltningsloven § 28 og 29.
Eventuell klage må være begrunnet og skal sendes hit.

(Se vedlegg for ORIENTERINGOM KLAGERETT)

BYGGESAKSAVDELINGEN
for byggesakssjefen

éénnar Eotäe

avd.ingeniør

Kopi : Tiltakshaver

Byggesaksavdelingcn
BergenRådhus,S017Bergen- 'Ieleion-:'155663IO0 Telefax55 Bb6313

Tiltakets art: BOLIGBYGG



BERGEN KOMMUNE
Kommunalavdeling byutvikling

SAK 0182/98
EMNEKODE 5210
SAKSNR. 9800416
SLE

Til Byggesaksavdelingen

Fana. Gnr. 30, bnr. 32. Grimstadvegen 485. Nybygg - 5 boenheter. Riving av
eksisterende hytte. Anbefales ikke.

Saken ble behandlet av Hovedutvalg for byutvikling i møte 20. april 1998.

Protokollen liitsettes:

Forslag til vedtak:

Bygningsrådet finner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-6 (jfr. plan- og
bygningslovens § 20-4, pkt. 6 b) ikke åkunne godkjenne oppføring av boliger på gnr. 30, bnr.
32 som omsøkt.

Avslaget gies følgende begrunnelse:

Generelt manglende infrastruktur, med vektlegging på at Grimstadvegen som benyttes som
skoleveg ikke er tilstrekkelig sikret for myke trafikkanter (gang/ sykkelveg).

Stig l-Iøgholm (FrP) fremsatte følgende alternative forslag:

"Med hjemmel i PBL §7 meddeler bygningsrådet dispensasjon fra gjeldende kommuneplan
§20—6(virkning av kommuneplan) på følgende vilkår.

l. Bygningene tilknyttes eksisterende avløpsanlegg i samsvar med fylkesmannens
utslippstillatelse datert 24.01.97.

EV

Hordaland Vegkontor sitt krav i avkjørselsløyve datert 09.06.97 må etterkommes.

u;

Tilgrensende eiendommer som får sin avkjørsel stengt må gis bruksrett i vegen over
gni-JO, bnr.32.

4. Øvrige tekniske vilkår fastsettes av administrasjonen."

Voteringen over de fremsatte forslag ga følgende resultat:
Ved alternativ votering over administrasjonens forslag og l-løgholms forslag, ble
administrasjonens forslag vedtatt med 8mot 3 stemmer' (Frp+Stigum Olsen og Hopen)
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Vedtak:

Bygningsrådet finner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-6 (jfr. plan- og
bygningslovens § 20-4, pkt. 6 b) ikke å kunne godkjenne oppføring av boliger på gnr. 30, bnr.

32 som omsøkt.

Avslaget gies følgende begrunnelse:

Generelt manglende infrastruktur, med vektlegging på at Grimstadvegen som benyttes som
skoleveg ikke er tilstrekkelig sikret for myke trafikkanter (gang/ sykkelveg).

KOMMUNALAVDELING BYUTVIKLING
HOV EDUTVALGETS SEKRETAR1/\'l‘

/Wuiyif
Signe Lexander
Litvalgssekrctær

Lif/Hubb-\
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BERGEN ENEBOLIG
SANDVIKSVEIEN 44D
5035 SANDVIKEN

Deres søknad mottatt 25.06.97 Vår ref.
GL /TR

BERGENKOMMUNE
Byutvikling

Arkiv 5210
Snr 975011

B Y G G E T I L L A T E L S E

Byggeplass:GRIMSTADVEGEN

Byggherre :ANJO EIENDOM

Anmelder :BERGEN ENEBOLIG

Arbeidets art: NYBYGG

Saksgrunnlag.

Uregulert område. I kommuneplanen angitt som uspesifisert bystrøk.

Eiendom:O—OO30-0032

Adr.:

Adr.:

Bygningens art: BOLIG/GARASJE

Det vises til tidligere saksbehandling ,

Etter dette legges til grunn at hjemmelsgrunnlaget for avslaget ikke

TORVGARDEN

SANDVIKSVEIEN 44D

senest brev fra fylkesmannen
i Hordaland datert 11.12.98 hvor han opphever bygningsrådets vedtak
av 20.04.98, sak. nr.182/98.

er rettslig holdbart, og at saken derfor må tas opp til
realitetsbehandling.

Byggetillatelse for oppføring av bolig (5 boenheter)og riving av eks.
hytte gies i henhold til søknad stemplet byggesaksavdelingen dem
09.01.97.
Det vises til tegninger stemplet byggesaksavdelingen den 09.01.97.

Tiltaket skal utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser
i plan- og bygningsloven med tilhørende byggeforskrift så fremt
det ikke er gitt dispensasjon.

iiyggL'~.1ksav<íulíngvn
BergenRådhus,3017Bergen- Tflefon:3'33!)()310- Tvlvíax5556(:3.H

Bergen,2.3.1999



I tillegg til ALMINNELIGE BESTEMMELSER
gjelder følgende vilkår:

Plassering som vist på kart,
byggesaksavdelingen 20.11.97.

stemplet Bergen kommune

Høydeplassering som omsøkt.

Vilkår av 09.06.97 fra Hordaland Vegkontor for utvidet bruk
av eksisterende avkjørsel må etterkommes.

Privat vannforsyning godkjennes som omsøkt under for-
utsetning av at denne fremskaffer tilstrekkelig og
hygienisk betryggende drikkevann.
Bygningen tillates ikke tatt i bruk før dette er dokumentert
Jfr. plan og bygnigslovens § 65 1.ledd.

Avløpsanlegg må utføres i samsvar med gitt utslipps-
tillatelse av 24.01.97.

Bygningen tillates ikke tatt i bruk før kloakkanlegget er
ferdig opparbeidet og godkjent.

Før rørleggerarbeidet igangsettes må detaljerte planer
utført av autorisert rørlegger sendes VA-seksjonen,
rørleggerkontrollen til godkjenning.

Dørbredder må tilfredsstille kravene i byggeforskriftenes
kap. 43:22.

Trapp skal utføres i henhold til byggeforskriftenes kap.44.

Rømningsveier i bolig skal anordnes i samsvar med bygge-
forskriftenes kap. 31:3 og kap. 30:7. Det må spesielt tas
hensyn til rømningsmulighetene fra soverom.

Skillekonstruksjon (tak og vegger) mellom boenhetene skal
utføres i brannklasse min. B-30, jfr. byggeforskriftenes kap.
31:2. Vedr. lydisolering vises til byggeforskriftenes kap. 52.

Røykpipe og ildsted skal utføres i samsvar med bygge-
forskriftenes kap. 49. Montør for ildsted skal være
godkjent av Bergen brannvesen.
For tilleggsleilighet over 60 m2 bruttoareal kreves eget
røykløp.

Før arbeidet igangsettes skal søknad om ansvarsrett være
innsendt og godkjent, jfr. plan- og bygningslovens paragraf
98.



- Stikningsskisse/kart med byggets plassering og
høydeangivelse skal sendes bygningskontrollen
før arbeidet igangsettes.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 7 gies
dispensasjon fra § 20-6 (virkning av kommuneplanen).

Det gjøres oppmerksom på at tiltaket ikke kan settes igang
før gebyret er betalt, jfr. regulativ for byggegebyrer i
Bergen kommune.

Saken er behandlet og avgjort administrativt i medhold
av delegert myndighet.

Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages
til fylkesmannen innen 3 uker fra denne underretning er
kommet frem, jfr. forvaltningsloven paragraf 28 og 29.
Eventuell klage må være begrunnet og skal sendes hit.

(Se vedlegg for ORIENTERING OM KLAGERETT)

BYGGESAKSAVDELINGEN

¢:QQ~v
Per Kleve £7

byggesakssje

Éáunnar êothe
overingeniør

Kopi :1) Byggherren.
2) Adv.Knut M. Howlid, Postboks 375, 5001 Bergen.
3) John Helge Vaardal. Lyngbødalen 23, 5164 Laksevåg
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Hordalandvegkontor QddH”Vda“V1.1,‘,` D”17”_77
V Vardato Varrelerarise

9702246-002
Vårt ark nr. Dykkar referanse

363-1203 AMP—PBY-97-5218-
97501 1

Bergen kommune
Byutvikling
Planavdelingen
Bergen Rådhus
5017 Bergen

f,

Fana. Grimstadvegen. Gnr. 30, bnr. 32. Utbygging.  
Vi viser til vårtbrev av 11.04.1997 vedrørende samme sak der vi im' 'utbygging i \7\
av eiendommen før infrastrukturen er bedre utbygget i området. i " i 'i

Eier av eiendommen John 1-1.Vårdal har i ettertid henvendt seg til Statens vegvesen og
gjort oss oppmerksom på at han den 26.01.1993 har fått utvidet bruk av avkjørselen
for utbygging av eiendommen på visse vilkår. Vedlagt følger kopi.

Avkjøringen er tillatt opparbeidet med redusert krav til frisikt, men tilsagnet er
tidsbegrenset til ett år. Etter dette var forutsetningen at det måtte søkes på nytt for å få
opprettholdt avkjørseistillatelseii.

Forholdene på stedet er ikke vesentlig endret siden tillatelsen ble gitt i 1993. og
Statens vegvesen føler seg til en viss grad bundet av dette tilsagnet.
Normalt ville vi klart ha gått mot en slik utbygging slik vi har gitt uttrykk for i vårt
brev av 11.04.1997.

Etter en ny vurdering har vi kommet til at vi under sterk tvil kan akseptere at det blir
gitt tillatelse til utbygging av den aktuelle eiendommen selv om det ikke er mulig å
samle alle avkjøringene på vestsiden til en avkjøring slik det hadde vært mulig å
oppnå gjennom en reguleringsplan.

Det kan påregnes tillatelse til utbygging av eiendommen under de samme
forutsetninger som ble gitt 26.01.1993 med følgende unntak:

0 Frisiktkravet i avkjøringen skal være 4 x 65 meter i begge retninger og ikke 3 x
65(60) meter som angitt i tidligere tillatelse.

0 lnternvegen må legges så langt fra fylkesvegen at tiisiktkravet blir oppfylt.

QT
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Postadresse Kontoradresse Telelon Telefax Postgiro Bankgiro
Postboks 3645 Spelhaugen12
5033 Fyllingsdalen 5033 Fyllingsdalen 55 17 30 00 55 16 87 15 0826 0552202 6345 05 D0528
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Vi ber om en tilbakemelding fra Bergen kommune om kommunen på eget grunnlag vil
gå mot en slik utbygging.
Dersom kommunen aksepterer utbygging vil Statens vegvesen gi forhândstilsagn om
utvidet bruk av avkjøringen på de før nevnte vilkår.

Statens vegvesen vil under ingen omstendighet tillate videre utbygging langs
Grimstadvcgen i dette området før det kan skje gjennom godkjent reguleringsplan der
avkjøringssanering og regulering av gang-/sykkelveg er tatt med.

Areal- og transportplanseksjonen
Med hilsen

n i\
. « . fv 7 4f / t,

” NilsR.Hgy§a;ter"’
seksjonsleder

Kopi til: B. T. Andersen, her

i otflskwfflâl
Odd Høydalsvi

John H. Vårdal, Totlandsvegen 16 E, 5050 Nesttun

I.
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/EYLKESMANNEN I HORDALAND

Vår dato V_,Iw Vår referanse

. - " i é 98/09952423.11
Sukshchundlcr, lnnvalgstelcluii Deres dato Deres referanse

Elisabeth Bru, 5523 7255 14.07.98 GV/ S.nr. 975011

Bergen kommune
Kommunalavdeling byutvikling
Byggesaksavdelingen, Bergen Rådhus G L,
5017 BERGEN ,

Postadresse
Postboks 106.
5001 IIERGIZN.

qjr5<>»u

BERGEN KOMMUNE, FANA -GNR. 30, BNR.32, GRIMSTADVEGEN —KLAGE
FRA TILTAKSHAVER OVER KOMMUNENS VEDTAK OM Å NEKTE
BYGGETILLATELSE.

Fylkesmannen i Hordaland viser til kommunens oversending av klagesak, mottatt her den
20.07.98. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden hos oss.

Saksforholdet:

Administrasjonen la saken fram for Bygningsrådet den 09.02.98 med positiv innstilling
når det gjelder søknad om byggetillatelse på ovennevnte eiendom. I møtet trakk

administrasjonen saken. Den 20.04.98 ble saken lagt fram med negativ innstilling.

Bygningsrådet avslo søknaden om byggetillatelse i møte 20.04.98. Avslaget er begruimet
med manglende infrastruktur og at Grimstadvegen ikke er tilstrekkelig sikret for myke
trafikanter. Det er vist til Plan- og bygningsloven § 20-6, jfr § 20-4 2.ledd bokstav b som
hjemmel for avslaget.

Tiltakshaver, John Helge Vårdal, har klaget på vedtaket. Klagen er begrunnet med
følgende hovedpunkter:
-Søker ble i forhåndsuttalelse fra kommunen forespeilet at byggetillatelse ville bli gitt på
visse vilkår. Han har brukt tid og penger på å tilpasse søknaden disse vilkårene.
Kommunen burde allerede i forhåndsuttalelsen gjort det klart at det ville bli stilt krav om
plan.
-Søknaden strider ikke mot arealdelen i kommuneplanen. Området er i planen angitt som
«uspesifisert bystrøk» dvs. byggeområde for boliger i plansammenheng.
-Statens vegvesen har gitt samtykke til tiltaket og har understreket at det ikke vil bli gitt
flere avkjørseltillatelser i omrâdet før det kan skje gjennom godkjent reguleringsplan.
Innvilgelsc av klagers søknad vil derfor ikke få konsekvenser for framtidige søknaderi
området.
-Kommunen har innvilget en søknad om utskilling av 4 boligparseller på
naboeiendommen Fana gnr. 30, bnr. 33. Denne eiendommen ligger i et område som er
avsatt til LNF-område i kommuneplanen. Klager mener seg usaklig forskjellsbehandlet
p.g.a dette.

Telefon
5523 7000

Telefaks Telex
5523 7252 42153

Kontoradresse
'I`inglntset,Tz1rnplass 2,
5013 BERGEN.
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Fylkesmannen vil bemerke:

Departementets myndighet til å treffe vedtak i klagesaker etter Plan- og bygningsloven §
15 er i medhold av samme lovs § 13 delegert til Fylkesmannen ved vedtak av 01.07.86,
jfr. Rundskriv T-8/86 fra Kommunal- og arbeidsdepartementet/ Miljøverndepartementet.

Det følger av Pbl. § 20-4 2.ledd bokstav b at det i kommuneplanen kan gis utfyllende
bestemmelser om at det ikke skal kunne skje utbygging i områder avsatt til

utbyggingsformål før «tekniske anlegg og samfunnstjenester som elektrisitetsforsyning,
kommunikasjon, herunder gang- og sykkelveinett... er etablert». Denne bestemmelsen
kan imidlertid ikke alene tjene som hjemmel for å avslå en byggesøknad. Den gir kun en
hjemmel for kommunen til å ta inn utfyllende bestemmelser om dette i planen. Dersom
kommunen skal kunne avså søknaden med den begrunnelse som er gitt, kreves det at det
er inntatt en slik utfyllende bestemmelse om dette i planen. Fylkesmannen kan ikke se at
det finnes en slik bestemmelse i kommuneplanen for Bergen, slik at kornmunens
begrunnelse for avslaget ikke er holdbar.

Det følger av Forvaltningsloven § 41 at en slik saksbehandlingsfeil vil medføre at
vedtaket må oppheves, dersom det ikke kan utelukkes at feilen har hatt betydning for
vedtakets innhold.Da dette er en feil som Fylkesmannen ikke kan utelukke at har hatt
innvirkning på vedtakets innhold, finner vi å måtte oppheve kommunens vedtak.

Fylkesmannen opphever med dette kommunens vedtak og ber om at kommunen vurderer
saken på nytt under henvisning til det ovennevnte forhold, jfr Fvl. §34 siste ledd.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

f/ hilsen/

R ne/Gpsen e.f
/z/fvdelingsdirektør

Elisabeth Bru

førstekonsulent

Vedlegg

Kopi: Adv. Knut M. Howlid, Brundtland, 5150 LINDÅS
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Sakshandsamar, innvalslclcfon

Sissel Storebø, 55 23 77 71

FYLKESMANNEN I HORDALAND

,«'3/,/.fié`

ÉÃQJaa.Miljøvernavdelinga
Var dato Vi!! referanse

24 JAl.1997 96/11582-46121
Dykkar dato Dykkar referanse

23.10.96 VAA—5424/9506259

AP/øe

Bergen kommune

KTU/Va-seksj omen
Postboks 805

5002 BERGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA, GNR 30, BNR 10 m. fl.,
GRIMSTADNESET. UTVIDELSE AV EKSISTERENDE
UTSLIPPSTILLATELSE

Fylkesmannen viser til Deres oversendelse datert 23.10.96.

Bergen kommune søker på vegne av eier av gnr 30, bnr 10 Per H. Bentzon, om utvidelse
av eksisterende utslippstillatelse av 21.03.85 fra 12 til 50 boligenheter.

Det er pr. i dag koblet 24 boliger til utslippet. Årsaken til dette er at søker har tolket et

brev datert 05.03.91 aw VA»:e1::jo:1s>.:~.som en utslippstillatelse. .fb-iløpet er tenkt far. via

slamavskillere til eksisterende utslippsledning ut i Grimstadfjorden på 25 in dybde.

Den planlagte utvidelsen går ut på at det skal knyttes lO nye boligenheter til utslippet.
Videre skal det avsettes plass til Sanering av 16 eksisterende utslipp fra eksisterende

helårsboliger og fritidsboliger i området. Økningen vil være på 26 boligenheter, slik at
det totalt vil være 50 boligenheter tilknyttet anlegget.

UTSLIPPSTILLATELSE

I medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981

(forurensningsloven) § ll,jf. § 16 gir fylkesmannen i Hordaland Bergen kommune
tillatelse til utslipp av renset avløpsvann fra boligområdet på Grimstadneset, som
omsøkt. Tillatelsen gjelder avløpsvann fra totalt SOboliger, tilsvarende ca. 175 PE som
etter rensing i slamavskiller skal føres til eksisterende utslippsledning ut i

Grimstadljorden på dypt vann.

Denne utslippstillatelsen erstatter tidligere tillatelse datert 21.03.85 fra fylkesmannen.

Utslippstillatelsen blir gitt på følgende vilkår: /

gr
Pi.)
U*

1. Tillatelsen omfatter bare utslipp av sanitæravløpsvann.

Postadresse Kontoradresse Telefon Telefaks Telex
Postboks I06, Valkcndcrfsgalc 6, 55 23 77 60 55 23 77 82 42153
5001 BERGEN. 5012 BERGEN.
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2. Rcnset avløpsvann skal føres til eksisterende utslippsledning på min. 25 m dyp i
Gnmstadfjorden om omsøkt.

3. Dct kan etableres 3-kamret slamavskiller for gruppe av boliger eller for hver enkelt
bolig. Størrelse av slamavkiller fra 7 boliger eller mindre skal dimensjoneres iht
forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg, fastsatt av Miljøverndepartementet

8.juli 1992

4. Kapasiteten på anlegget skal økes iht siv.ing. V. Westrheim”s forslag.

16 av totalt økning på 26 boligenheter skal øremerkes eksisterende bebyggelse.

ut

6. Dersom størrelsen på utslippet overstiger nevnte dimensjoneringsgrunnlag krever
dette ny utslippstillatelsqjf. § 18 i forurensningsloven.

7. Slamavkillerene skal tømmes etter Bergen kommunes retningslinjer.

8. Siam fra renseanlegget skal leveres til godkjent behandlingsanlegg for slam.

Begrunnelse for utslippstillatelsen

Grimstadneset er eit område hvor det ikke er framlagt offentlige vann- og
avløpsledninger. Pågangen av separate irtslipp har derfor vært stor. noe som. har ført til

etablering av mange små separate avløpsanlegg i området. Omsøkte utvidelse av
utslippstillatelsen er tiltenkt ny bebyggelse og sanering for eldre bebyggelse.

Resipientforholdene i området antas å være gode. Fylkesmannen mener at de vilkår som
er satt for omsøkte utslipp vil ivareta de interessene som er knyttet til resipienten.

Avløpsanlegget inngår ikke i gjeldende utslippstillatelse for Bergen kommune. Denne
utslippstillatelsen må innarbeides i revisjon av utslippstillatelsen for kommunalt

avløpsvann for Bergen kommune.

VA~seksjonen har anbefalt søknaden på vilkår av at utslippstillatelsen skulle gis til eier

av anlegget, Per H. Bentzen, som vil da stå ansvarlig for driften. Etter møte den 15.01.97
mellom Bergen kommune og fylkesmannen ble vi enig om at Bergen kommune står
ansvarlig for utslippstillatelsen.

INSPEKSJON OG VARSLING
Bergen kommune som har fått utslippstillatelsen plikter åla representanter for

forurensningsmyndigheten eller den forurensningsmyndigheten bemyndiger inspisere
anlegget til en hver tid, jf§ 50 i forurensningsloven..

S26 V
ENDRING OG OMGJØRING AV UTSLIPPSTILLATELSEN
l medhold av § 18 i forurensningsloven kan fylkesmannen oppheve eller endre vilkårene

i utslippstillatelseneller sette nye vilkår. Fylkesmannen kan om nødvendig kalle
tillatelsen tilbake dersom forutsetningene i § 18 er til stede.
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FORURENSNINGSGEBYR
Det vises til § 73i forurensningsloven om forurensningsgebyr for brudd på vilkårene.

ANSVARSFORHOLD
Tillatelse til utslipp fritar ikke fra erstatningsansvar i h.t. gjeldende erstatningsregler, jf.
§ lO, 2. ledd i forurensningsloven.

KLAGEFRIST
Denne utslippstillatelsenkan påklages til Statens forurensningstilsyn av sakens parter
innen 3 uker fra meddelelsen er mottatt, jf. § 28 i forvaltningsloven. Klage skal
begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga, Postboks 106,

500l Bergen innen fristen går ut.

i (Zi

'Tllåkon KQVÅZ , p
Seksjonsleder

Sissel Storebø
avdingeniør

Kopi til: Per H. Bentzen, Postboks 158, 5046 I<’f~.L‘-‘AL

Etkon, Dag Hammarskjoldv. 2A, 5033 FYLLINGSDALEN

Vedlegg til Bergen kommune: Sakdokumentene.
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    figBERGENKOMMUNE
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sk, hlergen
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Tor (Ödegaard ark. kontor
(llesnesholinen
538] (llesvuer

Deres ret llcies hiev av Vin tet línmekode Dato

190725011/19 BYG—52I0 9. juni 2000
GULO

TILLATELSE TIL ENDRING
Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- of; hygningslovcns § 0‘:

Gnr 30 Bnr 32 lfestentirnttter Scksjonsnummcr

Ti1[’dl\’CISadresse GRIMSTADVTÉCIEN

Tiltakets art Nybygg

illltakshaver' Arild Kraavik

Til tidligere gitt tillatelse godkjent den 02.03.1999 er (let den 24.03 2000 niottatt søknad om
tillatelse til endring.

Søknaden:
Saken gjelder søknad om tillatelse til endret plassering av bolig. opparbeidelse av intern veg og
forstøtningsrnurer

Merknader fra naboer og andre parter:
Dte er innkommet en nterknztd fra nabo Bjnrn- Atle Albrektsen.

Byggesaksavdelirigeris merknader/vurderinger:
Med bakgrunn i inerknad fra nabo vil endelig plassering av tomannsboligen bli fastsatt níir tomten
er titsktttt.
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l3yggcsnksa\ del1ngcn- Bergen Rådhus
Postboks 7700, 5020 Bergen
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VEDTAK:

l inedhold av plan- og bygningslovens §§ ‘)3 og 95 godkjennes søknad om endring av byggetillatelse
dat den 02.03.99

Det vises fo1'nw1'igtil vedlagte tegninger stemplet 24.03.2000. . situasjonskart med
Byggesaksavdeliiigens påtegiiiiig av 07.06.2000, revidert utomhtisplaii, og for øvrig på de vilkåir
som er nevnt under.

Plassering som vist på vedlagte kart stemplet byggesaksavdelingen den 07.06.2000. Dette gjelder
bolig veier og iiiurer, med tinntak av toinaiiiisboligen livor endelig plassering i plan og hoyde vil bli
fastsatt etter at tomten er utskutt.
lforstøtiiingsiiiurer , skjæringei' iiia utlores lligiiiessig og gis en tiltalende overfiate.

Forøvrig gjelder kravene i byggetillatelsen dat 02.03.99

'lidligere godkjente tegninger utgar.

Myndighet og klageadgang:

Saken er behandlet og avgjort administrativt i niedliold av delegert niyiidigliet.

Denne av 'ørelse er et enkeltvedtak etter forvaltnin fslovens bestemmelser som kan åklafles av
p D

partene til overordnet loiwialtningsorgaii innen 3uker. jfr. vedlagte Orientering om klagerett. En slik
kla >e kan føre til at av førelsen blir tiinijort. B mnin ism ndi fhetene er ikke aiisvarli i for ta 3 som5c H A_—l h: I; Y å å l
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjormg.

Partene er dags dato underrettet om zivgjørelseii. med kopi av dette vedtak.

Ver! all kontakt med Byggesnksawlelingen vennligst referer til saksrmmnter.

Vedlegg:

Orientering om klageadgang

BYUGI £SAKSAVI)ELING1£N
l`or byggesakssjefeii

izuiiiiar Lot ie

overingeniør

Kopi til:

l)/\rild Kraavik

Langenesvegeii 57 5258 Blomsterdalen
2)Bjmrn—Atlc Albrektsen

(âriinstadvegeii 487 5251 Sm'cidg1'cnd



BERGEN KOMMUNE

BYUTVIKLING  
Arild Kraavik AS

langenesvegert 57
5258Blomsterdalen

Den» ret Deres brev av Var rel‘ I-imnckmlc Dato

199725011/24BYG—52l0 15. mars 2001
GULO

TILLATELSE TIL ENDRING
Svar på søknad om tillatelse til endring fortiltak etter plan- og bygningslovens § 93.

(ínr 30 Bnr 32

'l‘iI121l<clsz1d1'esscGrintslztdvegert

'liltakets art Nybygg - Bolig

ililtrtkslizrvei' Arild Kraavik

lil tidligere gitt tillatelse godkjent den 020399 er det den 270201 ntottatt søknad om tillatelse til
endring.

lindringeri består' i at tidligere godkjent bygg rned 3 boenheter reduseres til tomannsbolig.
slik at det skal oppføres 2 tontartrtsboligei' på eiendommen ( totalt 4 boenheter )

Solrnaderl:

Saken gjelder søknad om tillatelse til reduksjon av antall boenheter lra 3 til 2.

Byrggeszrkszrvdelingens merknadcr/vurderinger:
Med derme reduksjonen vil en lå en mer hensiktsmessig utnyttelse av tomten. som rnedfører' at
hokvzrlitetert for eiendommen økes `

\'Ii`,l)'l`.«'\K:

l ritcdlioltl av plan- og bygningslovens §§ 93 og 95 godkjennes søknad om reduksjon av antall
boenheter fra 3 til 2

Det vises for øvrig til vedlagte tegninger stemplet 27020 og Situasjonskart med
låyggesatksztvdelingens pâtegitiitg av 270201,

l

'tidligere godkjente tegninger Lttgíir.

(Ønskes tiltaket ytterligere endret i lorhold til rammene for dette vedtak. ma endringene på nytt l
tnnstrkes særskilt som endring av tillatelse og ertdringen være godkjent torden gjennomføres. ;
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Byggesaksavtlelingen -Bergen Rådhus
Postboks 7700, <02OBergen
'Telefon 55 50 (vi 10
Telefaks S5 Se (>313
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Myndighet og klageadgang:

Saken er behandlet e Yav fort administrativt i medhold av dele 'ert nwndiflltet.å, Ell ts . o

Denne avgiørelse er et enkeltvedtak etter iorvalttiingslovens bestemmelser som kan påklages av
partene til overordnet forvaltningsorgaii innen 3ukcr, jfr. vedlagte Orientering om klagerett. lån slik
klage kan tore til at 'avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig lor tap som
tiltakshzn er inåtte lide ved en slik omgjøring.

Partene er dags dato underrcttet om znfgxielrelsen.med kopi av dette vedtak.

Vat] all kontakt med Byggemksawleliltgerl vennligst referer til .s'(1k.vnI1nmzer.

Vedlegg:

Orientering om klageadgang

IEYGGESAKSAVDELINGLSN
for byggesakssjefcn

l ltlrrmir ot re

Overingeniør


